
OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANTALYA KORKUTELİ Hacı EthemŞerife Kavukçu Anadolu Lisesi 11 SINIF DES 01 (OK01-11.05DES01) 89 89 89 3718

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 17,9 10,9 15,19 16,3 9,2 13,98 17,5 8,9 15,23 18,0 11,4 15,11 69,6 40,4 59,51 238,990

Okul Ortalaması 20,3 9,5 17,89 19,4 9,0 17,17 12,8 8,1 10,73 14,6 12,4 11,50 67,0 39,0 57,29 222,420

KATILIMLAR

1 9075 MUSTAFA BUCAKLI 11A 25 6 23,50 23 7 21,25 30 8 28,00 27 8 25,00 105 29 97,75 350,720 1 1 1 1 436

2 9006 ŞEFİKA NUR TOPRAK 11C 32 5 30,75 29 10 26,50 20 4 19,00 1 0 1,00 82 19 77,25 313,060 1 2 2 2 752

3 9014 HALİS ÇİVİOĞLU 11C 29 9 26,75 28 12 25,00 24 6 22,50 1 0 1,00 82 27 75,25 311,215 2 3 3 3 772

4 9004 MUSTAFA NURAL 11B 30 8 28,00 26 11 23,25 19 7 17,25 1 0 1,00 76 26 69,50 292,573 1 4 4 4 936

5 9021 VELİCAN KOÇ 11C 32 6 30,50 27 9 24,75 13 3 12,25 1 0 1,00 73 18 68,50 284,023 3 5 5 5 1033

6 9118 ZELAL ÇİFTSÜREN 11A 14 9 11,75 18 3 17,25 25 3 24,25 21 9 18,75 78 24 72,00 283,928 2 6 6 6 1036

7 9102 BEYZA NUR ÖZEL 11A 25 11 22,25 23 8 21,00 26 11 23,25 74 30 66,50 283,825 3 7 7 7 1037

8 9032 BEDİHA AK 11A 21 6 19,50 17 9 14,75 18 7 16,25 26 10 23,50 82 32 74,00 281,193 4 8 8 8 1073

9 9039 PERİHAN BOZKURT 11A 23 16 19,00 22 7 20,25 18 7 16,25 14 7 12,25 77 37 67,75 271,988 5 9 9 9 1176

10 9005 RAMAZAN DİZMAN 11A 21 15 17,25 17 7 15,25 20 10 17,50 18 17 13,75 76 49 63,75 265,360 6 10 10 10 1271

11 9023 RUMEYSA KARACA 11B 26 10 23,50 30 8 28,00 14 9 11,75 1 0 1,00 71 27 64,25 265,218 2 11 11 11 1272

12 9015 MERVE YAVUZER 11A 23 8 21,00 18 5 16,75 26 13 22,75 67 26 60,50 263,123 7 12 12 12 1289

13 171 BERİVAN ÇAKMAK 11B 31 8 29,00 23 12 20,00 12 10 9,50 1 0 1,00 67 30 59,50 261,315 3 13 13 13 1316

14 9030 MELİKE KEMİ 11C 29 7 27,25 25 14 21,50 14 16 10,00 1 0 1,00 69 37 59,75 260,070 4 14 14 14 1331

15 9034 KÜBRA ATALAY 11B 27 12 24,00 28 11 25,25 13 8 11,00 1 0 1,00 69 31 61,25 259,570 4 15 15 15 1334

16 9002 MELİSA ASLAN 11C 26 9 23,75 23 14 19,50 15 8 13,00 1 0 1,00 65 31 57,25 257,120 5 16 16 16 1362

17 9069 DURKADINNUR GÖKÇE 11B 26 14 22,50 23 17 18,75 14 6 12,50 6 6 4,50 69 43 58,25 255,195 5 17 17 17 1388

18 9105 ALİYE YILDIZ 11B 29 10 26,50 32 7 30,25 7 9 4,75 1 2 0,50 69 28 62,00 251,178 6 18 18 18 1443

19 9040 ENES KİŞŞİK 11A 9 3 8,25 23 6 21,50 22 9 19,75 14 13 10,75 68 31 60,25 251,023 8 19 19 19 1445

20 9093 BARIŞ YAŞAR 11B 27 8 25,00 25 13 21,75 12 11 9,25 1 0 1,00 65 32 57,00 250,533 7 20 20 20 1451

21 9131 HELİN ÇETİN 11A 22 8 20,00 10 2 9,50 16 12 13,00 14 10 11,50 62 32 54,00 244,600 9 21 21 21 1534

22 9061 S AMİNE ÖZGEN 11A 14 7 12,25 11 4 10,00 20 7 18,25 18 17 13,75 63 35 54,25 243,988 10 22 22 22 1542

23 9033 MURAT NİZAM 11C 26 14 22,50 20 20 15,00 15 11 12,25 1 0 1,00 62 45 50,75 243,143 6 23 23 23 1554

24 9048 HALİL KURU 11C 31 7 29,25 32 7 30,25 1 4 0,00 1 0 1,00 65 18 60,50 242,690 7 24 24 24 1560

25 9086 BÜŞRA KOLDAN 11B 32 4 31,00 24 8 22,00 3 5 1,75 1 0 1,00 60 17 55,75 241,618 8 25 25 25 1579

26 9109 FATMA DEMİR 11C 26 13 22,75 25 14 21,50 10 5 8,75 1 0 1,00 62 32 54,00 241,138 8 26 26 26 1587

27 9080 ŞERİFE NUR ÇETİN 11C 28 6 26,50 22 9 19,75 7 4 6,00 1 0 1,00 58 19 53,25 239,820 9 27 27 27 1608

28 9051 BEYZA CESUR 11B 19 14 15,50 25 13 21,75 17 11 14,25 1 0 1,00 62 38 52,50 239,363 9 28 28 28 1614

29 9092 ZEHRA ÖNEM ARAN 11C 26 7 24,25 24 7 22,25 10 14 6,50 1 0 1,00 61 28 54,00 238,595 10 29 29 29 1627

30 9018 HATİCE BULUT 11A 19 7 17,25 9 4 8,00 15 11 12,25 19 12 16,00 62 34 53,50 237,253 11 30 30 30 1654

31 9027 BÜŞRA BÜYÜKBIÇAK 11C 19 7 17,25 19 3 18,25 14 2 13,50 1 0 1,00 53 12 50,00 236,465 11 31 31 31 1665

32 9020 BAHAR SEYYAR 11C 27 12 24,00 23 14 19,50 11 15 7,25 1 0 1,00 62 41 51,75 236,233 12 32 32 32 1669

33 9040 KEZİBAN BAYRAMHAN 11C 25 12 22,00 23 16 19,00 12 13 8,75 1 0 1,00 61 41 50,75 234,768 13 33 33 33 1694

34 9995 BUĞRA BORAZAN 11B 25 13 21,75 28 10 25,50 8 10 5,50 1 0 1,00 62 33 53,75 232,125 10 34 34 34 1731

35 9050 GÖZDE ÇOBAN 11B 26 13 22,75 21 12 18,00 8 1 7,75 1 0 1,00 56 26 49,50 231,768 11 35 35 35 1734

36 9026 NUR SENA KIL 11A 1 0 1,00 30 3 29,25 14 7 12,25 45 10 42,50 231,718 12 36 36 36 1735

37 9079 SENA DEMİRBAŞ 11A 18 6 16,50 14 4 13,00 15 10 12,50 13 22 7,50 60 42 49,50 231,415 13 37 37 37 1739

38 9101 SABİHA NUR KAYA 11C 25 12 22,00 23 16 19,00 10 9 7,75 1 0 1,00 59 37 49,75 230,998 14 38 38 38 1745

39 9055 MERVE SARICA 11A 9 11 6,25 16 7 14,25 19 3 18,25 14 8 12,00 58 29 50,75 229,273 14 39 39 39 1770

40 9042 PAKİZE ÇELİK 11A 15 9 12,75 11 6 9,50 17 6 15,50 14 18 9,50 57 39 47,25 228,195 15 40 40 40 1790

41 9011 RASIK KIYAK 11C 21 5 19,75 15 6 13,50 13 8 11,00 1 0 1,00 50 19 45,25 227,340 15 41 41 41 1807

42 9049 BUĞRA MIHÇI 11B 24 16 20,00 21 10 18,50 12 15 8,25 1 1 0,75 58 42 47,50 225,398 12 42 42 42 1833

43 9043 DÜRİYE AKTEN 11C 21 12 18,00 24 12 21,00 11 9 8,75 1 0 1,00 57 33 48,75 225,328 16 43 43 43 1834

44 9024 ECE KÜÇÜKYÖRÜK 11C 26 11 23,25 18 17 13,75 10 11 7,25 1 0 1,00 55 39 45,25 224,663 17 44 44 44 1843

45 9078 SEDANUR YAVUZ 11B 26 10 23,50 19 14 15,50 9 11 6,25 1 0 1,00 55 35 46,25 224,483 13 45 45 45 1847

46 9121 ALİ ERKAN 11B 15 14 11,50 28 11 25,25 13 4 12,00 1 0 1,00 57 29 49,75 223,840 14 46 46 46 1855

47 9009 BAHAR ISTIK 11B 12 12 9,00 25 11 22,25 18 12 15,00 1 0 1,00 56 35 47,25 222,450 15 47 47 47 1876

48 9019 KAMİLE DEMİR 11A 11 1 10,75 8 3 7,25 17 7 15,25 17 18 12,50 53 29 45,75 221,713 16 48 48 48 1885
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANTALYA KORKUTELİ Hacı EthemŞerife Kavukçu Anadolu Lisesi 11 SINIF DES 01 (OK01-11.05DES01) 89 89 89 3718

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 17,9 10,9 15,19 16,3 9,2 13,98 17,5 8,9 15,23 18,0 11,4 15,11 69,6 40,4 59,51 238,990

Okul Ortalaması 20,3 9,5 17,89 19,4 9,0 17,17 12,8 8,1 10,73 14,6 12,4 11,50 67,0 39,0 57,29 222,420

KATILIMLAR

49 9028 HASAN DURAN 11C 20 13 16,75 27 12 24,00 9 6 7,50 1 0 1,00 57 31 49,25 221,465 18 49 49 49 1892

50 9067 PERİHAN VAYGÜL 11C 25 11 22,25 22 15 18,25 7 7 5,25 1 0 1,00 55 33 46,75 221,163 19 50 50 50 1894

51 9099 DURSUN SAZAK 11A 3 0 3,00 1 0 1,00 23 9 20,75 24 12 21,00 51 21 45,75 220,368 17 51 51 51 1903

52 9045 BERK ERYILMAZ 11C 25 7 23,25 21 11 18,25 4 3 3,25 2 0 2,00 52 21 46,75 218,243 20 52 52 52 1936

53 9071 BERRA KAÇAR 11B 26 13 22,75 27 11 24,25 3 6 1,50 1 0 1,00 57 30 49,50 218,205 16 53 53 53 1937

54 9129 NADİR AYDIN 11B 22 15 18,25 25 13 21,75 8 7 6,25 1 0 1,00 56 35 47,25 217,893 17 54 54 54 1944

55 9054 TUĞRAN ÖZTÜRK 11B 26 9 23,75 28 11 25,25 2 8 0,00 1 0 1,00 57 28 50,00 217,310 18 55 55 55 1956

56 9097 CEMİLE ASAR 11B 24 14 20,50 25 12 22,00 5 4 4,00 1 0 1,00 55 30 47,50 216,920 19 56 56 56 1963

57 9087 MUHAMMET AKYEL 11C 21 9 18,75 29 8 27,00 3 1 2,75 1 0 1,00 54 18 49,50 214,678 21 57 57 57 1993

58 9081 MEHMET CAN AKÇAM 11C 24 13 20,75 29 5 27,75 1 1 0,75 1 0 1,00 55 19 50,25 214,658 22 58 58 58 1994

59 9077 RAZİYE BUSE ACAR 11B 22 9 19,75 19 7 17,25 7 13 3,75 1 0 1,00 49 29 41,75 206,008 20 59 59 59 2146

60 9096 HASAN ÇİL 11C 24 15 20,25 19 21 13,75 6 6 4,50 1 0 1,00 50 42 39,50 204,815 23 60 60 60 2163

61 9050 BEYZA DOĞAN 11A 2 0 2,00 10 2 9,50 14 5 12,75 25 10 22,50 51 17 46,75 202,838 18 61 61 61 2188

62 9036 AYŞENUR ŞAHAN 11A 16 12 13,00 14 14 10,50 19 19 14,25 49 45 37,75 201,870 19 62 62 62 2206

63 9038 SALİHA ÖZDEMİR 11A 22 8 20,00 21 13 17,75 43 21 37,75 201,715 20 63 63 63 2209

64 9125 İBRAHİM ÜÇGÜL 11B 19 12 16,00 27 10 24,50 3 3 2,25 1 0 1,00 50 25 43,75 200,103 21 64 64 64 2242

65 9074 BURAK TONGAL 11A 7 8 5,00 14 8 12,00 15 11 12,25 13 12 10,00 49 39 39,25 196,183 21 65 65 65 2318

66 9098 MEDİNE ÖZBEK 11C 17 14 13,50 23 17 18,75 7 8 5,00 1 0 1,00 48 39 38,25 193,370 24 66 66 66 2361

67 9059 UMUT İZOL 11A 17 18 12,50 3 4 2,00 14 11 11,25 11 24 5,00 45 57 30,75 192,813 22 67 67 67 2369

68 9008 ÜLFET * EKİN 11B 21 10 18,50 22 8 20,00 1 0 1,00 44 18 39,50 192,320 22 68 68 68 2381

69 9035 ABDİ KARACAN 11B 17 10 14,50 24 11 21,25 4 5 2,75 1 0 1,00 46 26 39,50 192,048 23 69 69 69 2387

70 1481 H BATIN TOKSOY 11B 18 10 15,50 24 10 21,50 2 1 1,75 1 0 1,00 45 21 39,75 191,838 24 70 70 70 2389

71 9053 SEYİT ÇETİN 11B 18 14 14,50 19 14 15,50 5 0 5,00 3 8 1,00 45 36 36,00 191,330 25 71 71 71 2397

72 9103 SALİHA UÜRKMEN 11B 21 17 16,75 18 20 13,00 7 12 4,00 1 0 1,00 47 49 34,75 190,670 26 72 72 72 2410

73 0 ABDİ ATAŞ 11A 24 11 21,25 8 15 4,25 32 26 25,50 186,718 23 73 73 73 2491

74 9013 ALİME KARA 11A 6 7 4,25 3 3 2,25 16 11 13,25 15 14 11,50 40 35 31,25 184,173 24 74 74 74 2529

75 500 MUSTAFA GÖDE 11C 12 9 9,75 22 7 20,25 5 1 4,75 1 0 1,00 40 17 35,75 182,978 25 75 75 75 2552

76 9007 DAMLA RESAY 11A 18 11 15,25 19 19 14,25 37 30 29,50 178,698 25 76 76 76 2618

77 190 MUSA ERDOĞAN 11A 4 1 3,75 15 4 14,00 13 9 10,75 32 14 28,50 174,875 26 77 77 77 2679

78 9025 ALİ SUAT KARAKAYA 11A 2 0 2,00 19 15 15,25 8 6 6,50 29 21 23,75 173,703 27 78 78 78 2696

79 9100 İREM AKSAKAL 11A 8 3 7,25 4 2 3,50 8 11 5,25 19 11 16,25 39 27 32,25 172,428 28 79 79 79 2735

80 499 ENES AĞAROĞLU   15 20 10,00 17 8 15,00 5 9 2,75 1 0 1,00 38 37 28,75 167,828 1 80 80 80 2821

81 9058 ZELİHA YAMANOL 11A 3 2 2,50 15 11 12,25 12 16 8,00 30 29 22,75 166,163 29 81 81 81 2858

82 9088 VELİ BOZOVA 11A 4 1 3,75 12 3 11,25 14 16 10,00 30 20 25,00 163,413 30 82 82 82 2917

83 9066 BEYZA ŞİMŞİR 11A 5 1 4,75 1 1 0,75 10 8 8,00 15 16 11,00 31 26 24,50 162,830 31 83 83 83 2927

84 9057 YASİN ÇELİK 11A 16 11 13,25 9 10 6,50 25 21 19,75 159,843 32 84 84 84 2994

85 9031 BUSE PÜRYAN 11A 3 1 2,75 13 16 9,00 16 19 11,25 32 36 23,00 155,155 33 85 85 85 3080

86 9085 ULAŞ ÇETİNKAYA 11A 14 19 9,25 14 19 9,25 28 38 18,50 148,778 34 86 86 86 3203

87 9089 ZEYNEP YAKALI 11A 4 5 2,75 12 15 8,25 13 22 7,50 29 42 18,50 146,853 35 87 87 87 3236

88 9082 MEHMET ALİ KALKAN 11A 1 0 1,00 12 8 10,00 8 16 4,00 21 24 15,00 145,540 36 88 88 88 3261

89 9022 RAMAZAN ARSLAN 11A 11 10 8,50 9 5 7,75 20 15 16,25 143,760 37 89 89 89 3296
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ANTALYA KORKUTELİ Hacı EthemŞerife Kavukçu Anadolu Lisesi 11 SINIF DES 01 (OK01-11.05DES01) 89 89 89 3718

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 17,9 10,9 15,19 16,3 9,2 13,98 17,5 8,9 15,23 18,0 11,4 15,11 69,6 40,4 59,51 238,990

Okul Ortalaması 20,3 9,5 17,89 19,4 9,0 17,17 12,8 8,1 10,73 14,6 12,4 11,50 67,0 39,0 57,29 222,420

KATILIMLAR
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